
Sn. TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TÜR SOS MAT FEN TOP

Sys D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N NET NET NET NET NET

1 9C 28 Serra Nur MAFRATOĞLU 5 24 5 23,10 12 3 10,90 11 3 9,95 1 0 1,40 16 6 14,35 7 2 6,25 7 2 6,10 7 2 6,05 23,10 22,25 14,35 18,40 78,10

2 9C 49 Mihriban KAYA 5 22 7 20,40 12 3 11,05 10 3 9,65 1 0 1,20 16 7 14,15 7 2 6,40 7 2 6,80 7 3 6,10 20,40 21,90 14,15 19,30 75,75

3 9C 15 Halezümra KÖROĞLU 5 21 5 19,85 12 1 11,75 9 2 8,20 1 0 0,80 18 5 17,10 7 2 6,55 6 2 5,40 5 2 4,60 19,85 20,75 17,10 16,55 74,25

4 9B 5 Elif Zehra KÜÇÜKAHMET 4 22 8 20,13 11 3 10,44 10 3 9,56 1 1 1,13 17 6 15,25 6 3 5,00 8 1 7,25 6 3 5,19 20,13 21,13 15,25 17,44 73,94

5 9C 26 Sümeyye Hafza KANSIZ 4 23 5 21,25 10 4 9,06 11 2 10,19 2 0 1,75 14 8 11,88 7 2 6,50 7 2 6,19 7 2 6,56 21,25 21,00 11,88 19,25 73,38

6 9C 50 Sıla FIRAT 5 23 5 21,30 11 3 10,50 9 2 8,75 1 0 1,40 12 6 10,55 6 3 5,30 7 2 6,80 7 2 6,75 21,30 20,65 10,55 18,85 71,35

7 9A 24 Hatice Gül UZUN 4 22 6 20,69 11 3 10,38 8 3 7,13 2 0 1,75 17 9 14,69 5 4 3,75 9 1 8,19 5 3 4,63 20,69 19,25 14,69 16,56 71,19

8 9A 42 Fatıma Berra DEMİRCİ 4 21 4 19,50 12 2 11,06 10 2 9,19 2 0 1,44 12 5 10,69 6 3 5,63 7 2 6,56 6 2 5,44 19,50 21,69 10,69 17,63 69,50

9 9B 2 Hilal BAŞ 4 23 7 21,25 11 5 9,63 10 4 8,63 1 0 1,25 10 8 8,25 6 3 5,44 7 3 5,88 7 3 6,06 21,25 19,50 8,25 17,38 66,38

10 9B 47 Hanife KAYIŞ 5 21 3 19,90 10 1 9,65 8 2 7,80 1 0 1,40 11 2 10,85 4 2 3,40 8 1 7,35 6 2 6,00 19,90 18,85 10,85 16,75 66,35

11 9B 4 Saadet BİLGİN 5 19 8 17,30 10 4 9,45 9 3 8,30 1 0 1,00 14 6 12,75 7 2 6,25 7 2 6,50 6 3 4,75 17,30 18,75 12,75 17,50 66,30

12 9C 11 Hilal KÖSE 5 20 7 18,05 9 2 8,20 8 2 7,15 1 0 1,20 15 7 13,50 6 3 4,75 8 2 7,40 6 2 5,80 18,05 16,55 13,50 17,95 66,05

13 9C 60 Kübra Dilara AYHAN 5 22 5 21,10 10 3 9,35 6 4 5,05 1 0 1,15 13 5 11,50 6 2 5,55 7 2 6,35 6 2 5,95 21,10 15,55 11,50 17,85 66,00

14 9C 17 Beyzanur KARALİ 5 22 5 20,25 12 3 10,95 8 3 7,30 1 0 1,40 11 5 10,25 5 2 4,50 6 2 5,55 6 2 5,60 20,25 19,65 10,25 15,65 65,80

15 9B 40 Ayşegül BİRİNCİ 4 20 7 18,38 10 3 9,25 10 3 9,13 2 0 1,75 12 5 10,44 6 2 5,00 6 2 5,50 7 1 6,25 18,38 20,13 10,44 16,75 65,69

16 9C 3 İclal KOÇAN 5 23 6 21,60 9 3 8,35 9 2 8,40 1 0 1,40 11 7 9,10 5 3 4,60 6 2 6,00 6 2 5,65 21,60 18,15 9,10 16,25 65,10

17 9A 32 Rümeysa KETANCI 4 19 7 17,19 10 2 9,75 8 5 6,38 2 0 1,50 15 7 13,50 4 4 3,19 7 3 5,69 7 2 6,00 17,19 17,63 13,50 14,88 63,19

18 9B 55 Hacer KAZDAL 5 20 8 18,50 11 2 10,85 8 3 7,60 1 0 0,95 11 6 9,95 6 3 5,50 5 2 4,70 5 2 4,65 18,50 19,40 9,95 14,85 62,70

19 9C 64 Gülşah DEMİRBAŞ 5 21 7 18,95 4 2 3,85 7 2 6,00 1 0 0,55 17 6 15,60 7 3 6,10 7 2 6,70 6 3 4,90 18,95 10,40 15,60 17,70 62,65

20 9B 38 Özlem ŞİŞMAN 5 20 8 17,90 11 3 10,35 9 3 8,20 1 0 0,95 11 5 9,25 5 3 4,40 7 2 6,45 6 3 4,85 17,90 19,50 9,25 15,70 62,35

21 9B 44 Melike Cemre KÜÇÜKHÜSEYİN 5 20 9 18,20 11 4 9,60 9 4 8,05 1 0 1,15 10 11 7,15 5 4 4,30 7 3 6,35 7 2 6,95 18,20 18,80 7,15 17,60 61,80

22 9C 63 Gülsüm KILIÇ 4 21 8 18,75 10 4 9,25 9 4 8,19 2 0 1,44 12 11 9,44 6 4 4,88 6 4 4,88 6 3 4,69 18,75 18,88 9,44 14,44 61,50

23 9B 34 Erva KUTLU 4 20 7 18,63 11 3 9,88 9 2 8,50 2 0 1,50 10 4 8,69 5 3 4,25 5 3 4,63 6 3 5,38 18,63 19,88 8,69 14,25 61,44

24 9B 27 Öznur BEYAZPINAR 4 19 9 16,88 10 4 9,38 8 4 7,31 1 1 1,13 13 9 11,00 5 4 3,81 6 3 5,63 7 3 6,13 16,88 17,81 11,00 15,56 61,25

25 9C 14 Zeynep MURAT 5 22 8 19,80 9 5 8,05 8 4 7,30 1 0 1,15 13 9 10,45 5 4 4,15 6 3 5,05 6 3 5,25 19,80 16,50 10,45 14,45 61,20

26 9B 41 Nebahat AKARSU 5 17 5 16,00 12 3 10,90 8 3 7,65 1 0 0,95 12 5 10,60 5 3 3,80 6 2 5,20 6 2 5,70 16,00 19,50 10,60 14,70 60,80

27 9B 48 Rabia SELÇUK 4 20 6 18,13 10 4 8,50 8 4 6,75 2 0 1,50 11 9 8,56 5 3 4,06 6 3 5,31 6 2 5,63 18,13 16,75 8,56 15,00 58,44

28 9B 18 Yaren AKARSU 5 22 6 20,50 10 4 9,35 8 4 6,55 1 0 1,40 7 8 5,35 5 2 4,60 5 4 3,90 7 2 6,50 20,50 17,30 5,35 15,00 58,15

29 9C 67 Kübra AYMELEK 5 22 8 19,50 11 4 9,50 9 4 8,35 1 0 1,40 10 8 7,60 4 5 2,55 5 3 4,45 5 4 3,75 19,50 19,25 7,60 10,75 57,10

30 9C 35 Melike BÜYÜK 4 17 7 14,81 10 2 9,69 8 2 7,31 1 0 1,00 10 5 8,50 6 3 4,81 6 1 5,81 5 3 4,63 14,81 18,00 8,50 15,25 56,56

31 9A 37 Eslem ÇAVUŞOĞLU 4 19 6 17,81 9 3 8,50 8 3 6,88 1 0 1,25 11 5 9,44 3 4 2,00 6 1 5,50 6 3 5,13 17,81 16,63 9,44 12,63 56,50

32 9A 6 Feyza SANDIKÇI 4 20 7 18,13 10 5 8,31 8 2 7,38 1 0 1,19 9 6 7,63 4 4 2,69 6 3 5,50 6 2 5,44 18,13 16,88 7,63 13,63 56,25

33 9C 53 Melek Nur YILMAZ 5 21 8 19,10 9 5 7,65 7 5 5,60 1 0 1,40 10 7 8,65 4 4 3,10 6 3 5,75 6 3 4,90 19,10 14,65 8,65 13,75 56,15

34 9A 9 Beyza Nur SANDIKÇI 4 19 9 16,25 10 4 8,56 7 4 6,19 1 1 1,13 12 5 10,75 4 5 2,31 5 3 4,38 6 1 5,69 16,25 15,88 10,75 12,38 55,25

35 9A 61 Hatice Kübra CERRAH 4 18 8 16,06 11 2 10,44 7 4 5,56 2 0 1,50 11 8 9,00 5 2 4,69 4 3 3,56 4 3 3,50 16,06 17,50 9,00 11,75 54,31
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36 9A 25 Nisanur ÖZEN 5 18 10 15,40 8 5 6,45 6 5 4,85 1 1 0,65 13 8 11,45 5 4 4,45 7 2 6,05 6 3 5,00 15,40 11,95 11,45 15,50 54,30

37 9A 16 Sude KART 4 18 11 15,06 11 4 9,81 9 4 7,56 1 0 0,94 10 12 6,75 5 4 4,00 5 5 3,56 7 3 6,38 15,06 18,31 6,75 13,94 54,06

38 9B 1 Sedanur AYDIN 5 19 8 16,85 8 5 7,10 8 4 6,70 1 0 1,20 9 10 6,85 5 4 4,30 6 2 5,80 6 3 5,10 16,85 15,00 6,85 15,20 53,90

39 9A 12 Bilgenur ÇAKIR 4 18 10 15,56 9 5 7,50 6 3 4,94 1 0 1,19 12 7 10,63 5 3 4,44 6 3 5,19 5 4 4,38 15,56 13,63 10,63 14,00 53,81

40 9C 65 Ravzanur ÇATAN 4 17 10 14,81 9 4 8,13 7 2 6,25 2 0 1,44 11 7 8,88 5 3 4,19 6 2 5,06 6 2 4,94 14,81 15,81 8,88 14,19 53,69

41 9B 43 Çağla KUK 4 19 9 16,25 10 4 8,69 7 5 5,94 2 0 1,75 10 9 8,06 5 4 3,81 6 3 5,38 5 4 3,75 16,25 16,38 8,06 12,94 53,63

42 9B 22 Zeynep BALCI 3 17 9 15,08 9 4 7,92 8 3 6,83 1 1 1,17 11 7 8,83 4 4 3,25 6 3 5,67 5 3 4,67 15,08 15,92 8,83 13,58 53,42

43 9A 30 Eslemnur HÜR 4 18 10 15,31 9 4 8,38 8 4 7,06 1 0 0,94 10 9 7,81 4 5 2,88 6 4 4,56 6 2 5,69 15,31 16,38 7,81 13,13 52,63

44 9B 13 Nurhayat ÇELİK 5 22 7 20,25 8 6 6,45 8 5 6,85 1 0 1,15 8 8 5,70 5 4 4,25 5 3 4,45 4 4 3,15 20,25 14,45 5,70 11,85 52,25

45 9A 8 İrem KARCI 5 16 8 14,10 10 4 9,10 5 4 4,40 1 0 0,80 9 5 8,05 5 3 4,75 6 3 5,70 6 3 5,10 14,10 14,30 8,05 15,55 52,00

46 9A 36 Gül DOKUMACI 4 16 10 13,25 9 4 7,81 5 6 3,13 2 0 1,75 16 5 14,50 5 4 3,88 5 4 3,88 5 4 3,63 13,25 12,69 14,50 11,38 51,81

47 9A 52 Damla ERBAŞ 5 20 7 18,35 10 5 8,85 7 4 5,95 1 0 1,40 8 7 5,95 4 5 2,40 5 4 4,10 5 3 4,75 18,35 16,20 5,95 11,25 51,75

48 9C 33 Feyzanur BALTACI 3 18 8 15,58 6 4 4,75 5 2 4,83 1 0 0,67 12 3 11,17 5 2 4,17 5 2 4,92 6 3 5,00 15,58 10,25 11,17 14,08 51,08

49 9A 51 Havva Nur PEÇE 4 19 8 16,50 9 5 7,63 7 5 5,88 1 0 1,00 7 7 5,63 6 3 5,06 6 3 5,00 5 3 4,38 16,50 14,50 5,63 14,44 51,06

50 9A 66 Zeynep BURSA 5 15 11 12,20 9 5 8,05 6 6 4,35 1 0 1,15 12 8 10,25 6 3 4,95 7 3 5,95 5 4 4,10 12,20 13,55 10,25 15,00 51,00

51 9B 10 Miray ŞATOĞLU 4 19 6 17,44 9 3 8,19 7 4 6,25 2 0 1,75 6 6 4,44 5 4 4,31 4 2 3,31 6 2 5,19 17,44 16,19 4,44 12,81 50,88

52 9B 20 Zeynep Nida EKMEKÇİ 5 16 9 14,15 7 6 6,00 7 4 5,70 1 0 1,00 11 5 9,50 5 3 4,15 6 2 5,60 5 3 4,70 14,15 12,70 9,50 14,45 50,80

53 9C 23 Şevval KASPAROĞLU 5 15 9 12,70 8 3 6,95 4 4 3,35 1 0 1,20 14 7 12,25 5 5 3,45 6 2 5,65 6 3 4,80 12,70 11,50 12,25 13,90 50,35

54 9B 54 Havva Gül KARA 5 20 9 17,25 9 5 7,85 7 6 5,55 1 1 0,65 9 8 7,15 3 5 1,85 6 4 4,90 6 4 4,90 17,25 14,05 7,15 11,65 50,10

55 9C 19 Kevser Sude TÜRÜT 3 18 9 15,67 8 5 7,00 8 4 7,00 2 0 2,33 9 4 7,67 4 5 3,17 6 3 4,92 4 6 2,25 15,67 16,33 7,67 10,33 50,00

56 9A 59 Fatmanur KAVALCI 3 15 7 13,33 6 3 5,58 9 2 8,17 1 0 1,00 9 7 7,67 4 2 3,17 6 3 4,83 6 1 6,17 13,33 14,75 7,67 14,17 49,92

57 9A 7 Ayşe SAFİ 4 16 9 14,06 10 4 8,75 6 4 5,06 2 0 1,75 8 8 5,88 5 3 4,00 6 2 5,38 6 2 4,94 14,06 15,56 5,88 14,31 49,81

58 9C 62 Zeynep Sıla ÇAVDAR 5 19 6 17,65 8 5 6,70 7 2 6,20 1 0 1,20 7 5 5,90 5 2 4,00 4 3 3,55 4 2 3,65 17,65 14,10 5,90 11,20 48,85

59 9B 21 Rümeysa TÜRÜT 5 16 9 14,20 9 4 8,15 8 4 7,15 1 0 0,90 10 10 8,00 4 5 2,65 5 4 4,10 5 5 3,45 14,20 16,20 8,00 10,20 48,60

60 9A 29 Gözde ÇAKIR 4 16 10 13,50 9 4 7,75 6 5 4,75 1 0 0,94 11 4 9,63 4 4 3,13 5 1 4,44 5 2 4,00 13,50 13,44 9,63 11,56 48,13

61 9B 39 Şeyma ARI 3 16 3 15,17 8 2 7,92 1 1 0,83 1 0 0,67 10 2 9,83 3 1 3,08 4 1 4,08 6 1 5,50 15,17 9,42 9,83 12,67 47,08

62 9A 68 Buse BİRİNCİ 4 17 6 15,31 8 3 7,44 6 4 4,50 2 0 1,75 8 8 6,13 3 3 2,63 5 2 4,44 5 3 4,38 15,31 13,69 6,13 11,44 46,56

63 9A 56 Sıla İrem EKŞİOĞLU 4 16 7 14,38 7 4 6,13 7 3 6,44 1 0 0,94 7 5 5,63 5 4 3,63 4 2 3,19 5 1 5,06 14,38 13,50 5,63 11,88 45,38

64 9A 58 Esra KUKU 4 17 10 13,94 8 6 6,81 7 5 5,19 1 1 0,88 8 7 5,81 4 4 3,00 5 3 4,56 5 3 3,69 13,94 12,88 5,81 11,25 43,88

65 9B 57 Sevde BÜYÜK 4 13 11 9,94 8 5 6,38 7 4 6,38 1 1 0,25 11 6 9,38 4 3 2,94 5 4 4,13 5 4 3,88 9,94 13,00 9,38 10,94 43,25

66 9B 31 İpek MATARACI 4 14 12 11,13 6 6 4,81 4 4 3,06 1 1 0,88 9 7 6,88 4 3 3,19 5 3 3,81 5 3 4,44 11,13 8,75 6,88 11,44 38,19


